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Birgit Philipp

Fra: Henning Jensen [henning555@jensen.mail.dk]
Sendt: 25. august 2011 20:17

Til:  Birgit Philipp; 'Seren Bllow’; 'Lone Birkehgj Olsen'
Emne: Re: Hanssted skole.august 2011

Hej Birgit

Det "faelles kontingent"” for 2011 er kr. 2.465,00; Seren tilkendegav péa vort bestyrelsesmeade
17.08.2011, at det var tilfseldet.

Rigtigheden af det "pa ejendomsvaerdi beregnede vejbidrag” kr. 39.287 .- kan kun bekreeftes af Saren.
Det arlige kontingent vedr. skolen vari 2010 kr.42.020.-
Betalingsfristen er normalt ca. 1 méned regnet fra brevdatoen.

Jeg har hidtil adviseret skoleleder Kare Landgren ved fremsendelse af kopi af brevet til Kebenhavns
Ejendomme.

Opkraevning af bidrag fra Hanssted Skole foretages over faktureringssystemet EAN for offentliige
virksomheder. Bidrag for skolen er under overdrageise til Lone; derfor skal Lone inddrages i processen,
inden brev til Kebenhavns Ejendomme dateres, underskrives og sendes. Fakturaformular ligger klar.

Tilbageregning af vejbidrag 2011 p& basis af andel af ejendomsvaerdi.
Lokalitet |SB's vejbidrag 16.08.2011 Omregnet til samlet vejbidr,
kr. pet. kr.

Skolen 39,287,001 11,76 334.073,13

Til Saren :|Hvilket &rligt vejbidrag har du lagt tit grund for kr. og pet. ?

Venlig hilsen fra Henning

—- Original Message —-—

From: Birgit Philipp

To: 'Seren Bllow' ; 'Henning Jensen' ; 'Lone Birkehej Olsen'
Sent: Wednesday, August 24, 2011 3:20 PM

Subject: Hanssted skole.august 2011

Hej,
Check venligst.

Hvilket betalingsfrist?

V.h.

Birgit

27-08-2011



